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030472017 Zimbra

Zimbra ana.geati@defensoria.pb.gov.br

Fwd: att Daniel

De : Daniel Lopes <sti@defensoria.pb.gov.br> Seg, 03 de abr de 2017 15:26
Assunto : Fwd: att Daniel &1 anexo
Para : ana geati <ana.geati@defensoria.pb.gov.br>

---------- Forwarded message ---------

From: Camila Alves - ECS <camila.teixeira.alves@gmail.com>
Date: seg, 3 de abr de 2017 15:23

Subject: att Daniel

To: <sti@defensoria.pb.gov.br>

segue anexo cotagdao no melhor prego!
Sem mais, colocamos- nos a sua inteira disposicdo para os esclarecimentos de quaisquer
duvidas técnicas e/ou comerciais.

Atenciosamente,

Camila Alves.
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DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - CRCAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO
COMPROVA PAGAMENTO

Identificacdo do Estabelecimento Emitente

Dencminacgdo: R1 COMERCIO E SERVICOS EM
INFORMATICA EIRELI - ME CNPJ: 18296153000193
Identificacdo do Destinatario

Nome: 1 - CONSUMIDOR CPNJ/CPF:
N° do Documento: 0000001421 N° do Documento Fiscal:
Item Cédigo Ref. Mercadoria Quantidade Prego Total
1 111 Impressora L375 epson tanque tinta NSeries WMTM001818 1,000 1.100,00
1.100,00

Subtotal: 1.100,00 Desconto: 0,00 Total: 11190,00

E vedada a autenticacdo deste documento




